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Byggnadsnämnden 2023-11-16 

 Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ B 2023-001861 
 

SVARTGARN 2:583 (SVARTGARNSVÄGEN 8B), BN 2023-000787. 
Samkonsult AB, Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista. 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med additionsbostad samt stödmurar  
 

BESLUT 
1. Bygglov lämnas för nybyggnad av enbostadshus med additionsbostad samt för stödmurar. 

2. Kontrollansvarig i ärendet är: Said Elmi, Haugans gränd 1, 13658 Vega. 

3. Avgift för ärendets handläggning är 111 739 kronor enligt fastställd taxa. 

Upplysning 
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas.  
En separat kallelse kommer att skickas ut gällande detta. Kallelsen mailas till dig och din kontrollansvarige. 
Har du inte blivit kontaktad inom 10 arbetsdagar ber vi dig att kontakta oss. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av enbostadshus med additionsbostad, uppförande av stödmurar 
samt rivning av ett bygglovbefriat uthus. Vid poolområdet ska en konstruktion med spaljé- och pergola 
uppföras.  
 
Enbostadshuset har 150 m² byggnadsarea, 22 m² öppenarea och 282 m² bruttoarea. 
Additionsbostaden i enbostadshuset omfattar 37 m² boarea. 
Stödmurarna har en sammanlagd längd om 23 meter och varierande höjd upp till och med 0,8 meter. 
 
Förutsättningar  
Fastigheten ingår i detaljplan nr 478 som vann laga kraft år 2015. 
 
Fastighetens landareal är 1 506 m². På fastigheten finns ett bygglovbefriat uthus som avses att rivas. 
 
Motivering av beslut 
Bygglov 
Bygglov lämnas med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden bedöms följa 
detaljplanen. 
 
Poolanläggningen bedöms inte vara volymskapande och därmed inte bygglovpliktig. 
Spaljé- och pergolakonstruktionen vid poolområdet har hög genomsiktlighet och bedöms inte vara 
bygglovpliktig. 
 
Rivning 
Rivning av befintligt bygglovbefriat uthus är en åtgärd som inte kräver rivningslov utan hanteras i  
samband med startbesked. 
 
Övriga upplysningar 
Till detta beslut medföljer endast en specifikation på avgiften. Faktura skickas separat. 
I avgiften ingår ett startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked.  
Om fler delstartbesked, tekniska samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd eller slutbesked behövs i ärendet, 
kommer ytterligare avgift att tas ut för detta. 
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 Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
Arbete får inte påbörjas innan du fått ett startbesked från byggnadsnämnden.  
Påbörjas arbete innan startbesked lämnats, kan en byggsanktionsavgift komma att tas ut.  
Åtgärden får inte heller påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts i Post- och 
inrikes tidningar. Påbörjas arbete innan lovbeslutet fått laga kraft sker detta på egen risk. 
 
Byggnaden (och stödmurarna) ska uppföras i enlighet med lämnat lov på angiven plats och i rätt höjd. Om 
placering eller höjd blir fel, kan det leda till merkostnader. Följande gäller: 
Utstakning – Detta ska göras innan grundläggningsarbetet påbörjas. 
Lägeskontroll – Byggnadens grund stödmurar ska lägeskontrolleras. Detta ska göras innan gjutning. 
Detta ska utföras av personal på kommunens geodataenhet eller av kommunen godkänd konsult. 
 
Innan byggnaden får tas i bruk (börja användas), måste du ha fått ett slutbesked. Påbörjas användandet 
innan ett slutbesked har lämnats, kan en byggsanktionsavgift komma att tas ut. 
 
Lovet slutar att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 
beslutet vinner laga kraft. 
 
Beslutet kan överklagas 
Av bilaga, ”Hur man överklagar byggnadsnämndens beslut”, framgår hur beslutet kan överklagas. 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Kontrollansvarig 
 
Meddelande om beslut skickas till ägare för fastigheterna:  
Svartgarn 2:319, 2:334, 2:335, 2:336, 2:337, 2:569, 2:575 och 2:633. 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) 
 
Ärendet är handlagt av - Bygglovhandläggare Kaj Niklasson/Beroula Issa 
       
Beslutet är fattat med stöd av delegation och har signerats digitalt av: 
Åsa Hellqvist – Biträdande bygglovchef  
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SKALA (A3) NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-01-1-021:200

Jonas Nyman

2306 Jonas Nyman

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM Sign.

Markplaneringsritning
Markbehandling

Bygglovshandling

Svartgarn 2:583
Åkersberga

FÖRKLARINGAR
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.
Höjder anges i RH2000.
Ritningens orginalformat är A3.
Utskrifter i halvskala bör måttkontrolleras.

 Skraffering nybyggnad
 Entrépil
 Befintlig byggnad rivs
 Stödmur
 Krön
 Anslutning VA-ledning

HÄNVISNINGAR
Situationsplan  A-01-1-01
Stödmur  A-01-5-01
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SKALA (A3) NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-01-5-011:20, 1:50

Jonas Nyman

2306 Jonas Nyman

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM Sign.

Uppställningar
Markbehandling

Bygglovshandling

Svartgarn 2:583
Åkersberga

FÖRKLARINGAR
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.
Höjder anges i RH2000.
Ritningens orginalformat är A3.
Utskrifter i halvskala bör måttkontrolleras.
 Befintlig mark
 Bakomliggande byggdel

HÄNVISNINGAR
Situationsplan  A-01-1-01 - A-40-1-03
Markplan  A-01-1-02
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SKALA (A3) NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-40-1-021:100

Jonas Nyman

2306 Jonas Nyman

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM Sign.

Plan 2
Planer

Bygglovshandling

Svartgarn 2:583
Åkersberga
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FÖRKLARINGAR
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.
Höjder anges i RH2000.
Ritningens orginalformat är A3.
Utskrifter i halvskala bör måttkontrolleras.

 K Kyl
 F Frys
 DM  Diskmaskin
 TM Tvättmaskin
 TT Torktumlare
 TS Torkskåp
 G Garderob / Skjutdörrsgarderob

Eldstad utförs som etanolkamin utan skorsten
(Ingen sotning krävs).
Pool förses med skyddstäckning enligt BBR

HÄNVISNINGAR
Sektionsritningar A-40-2-01
Fasadritningar  A-40-3-01 - A-40-3-02
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SKALA (A3) NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-40-1-011:100

Jonas Nyman

2306 Jonas Nyman

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM Sign.

Plan 1 - Entréplan
Planer

Bygglovshandling

Svartgarn 2:583
Åkersberga
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FÖRKLARINGAR
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.
Höjder anges i RH2000.
Ritningens orginalformat är A3.
Utskrifter i halvskala bör måttkontrolleras.

 K Kyl
 F Frys
 DM  Diskmaskin
 TM Tvättmaskin
 TT Torktumlare
 TS Torkskåp
 G Garderob / Skjutdörrsgarderob

Eldstad utförs som etanolkamin utan skorsten
(Ingen sotning krävs).
Pool förses med skyddstäckning enligt BBR

HÄNVISNINGAR
Sektionsritningar A-40-2-01
Fasadritningar  A-40-3-01 - A-40-3-02
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SKALA (A3) NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-40-3-011:100

Jonas Nyman

2306 Jonas Nyman

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM Sign.
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FÖRKLARINGAR
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.
Höjder anges i RH2000.
Ritningens orginalformat är A3.
Utskrifter i halvskala bör måttkontrolleras.
 Befintlig mark
1 25x300 mm liggande limträpanel.
 Målas med Falu vapen, svart.
2 22x120 stående, enkelfasspontad träpanel, finsågad
 sida utåt. Målas med Nordsjö One Transparent,  
 Scandinavian Hay eller likvärdigt.
3 45x70 Träspaljé, c150 mm, 52-85% genomsikt. Målas
 med Norsjö One Transparent, Scandinavian Hay eller
 likvärdigt.
4 Glasräcke
5 Papptak, svart
6 Skärmtak, typ Designtak Easy Collection Flat
 eller likvärdigt.
7 Pergola. Målas med Norsjö One Transparent,
 Scandinavian Hay eller likvärdigt.

FÖRESKRIFTER
Fönster och glaspartier: RAL 9011 (Matt svart)
Ytterdörr: Trä, utförande lika träspaljé
Plåtinklädnader och takkomplettering: RAL 9011 (Matt svart)
Sockel: Matt svart

HÄNVISNINGAR
Planritningar   A-40-1-01 - A-40-1-03
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SKALA (A3) NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-40-3-021:100

Jonas Nyman

2306 Jonas Nyman

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM Sign.

Fasader
Fasader

Bygglovshandling

Svartgarn 2:583
Åkersberga
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FÖRKLARINGAR
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.
Höjder anges i RH2000.
Ritningens orginalformat är A3.
Utskrifter i halvskala bör måttkontrolleras.
 Befintlig mark
1 25x300 mm liggande limträpanel.
 Målas med Falu vapen, svart.
2 22x120 stående, enkelfasspontad träpanel, finsågad
 sida utåt. Målas med Nordsjö One Transparent,  
 Scandinavian Hay eller likvärdigt.
3 45x70 Träspaljé, c150 mm, 52-85% genomsikt. Målas
 med Norsjö One Transparent, Scandinavian Hay eller
 likvärdigt.
4 Glasräcke
5 Papptak, svart
6 Skärmtak, typ Designtak Easy Collection Flat
 eller likvärdigt.
7 Pergola. Målas med Norsjö One Transparent,
 Scandinavian Hay eller likvärdigt.

FÖRESKRIFTER
Fönster och glaspartier: RAL 9011 (Matt svart)
Ytterdörr: Trä, utförande lika träspaljé
Plåtinklädnader och takkomplettering: RAL 9011 (Matt svart)
Sockel: Matt svart

HÄNVISNINGAR
Planritningar   A-40-1-01 - A-40-1-03
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